De: Mauricio Martinez Mendoza [mailto:mmartinezme@fidufosyga.com.co]
Enviado el: Lunes, 14 de Marzo de 2011 04:57 p.m.
Para: Luz Janet Rendon Betancur

CC: William Augusto Montoya Carvajal; Israel Ramirez Giraldo

Asunto: RE: Sobre costo en Rituximab_1.xls

Buenas tardes:

Remito cuadro con los valores tramitados por recobro de acuerdo a su solicitud. No se remite por item porque no se

informd el nimero de item en la solicitud de la EPS:

VALOR VALOR VALOR
RADICACION_FS | PAQUETE NOMBRE PRESENTADO APROBADO GLOSADO ESTADO
40949355 308 [ SUSALUD E.P.S. 11,479,255.00 11,479,255.00 0.00 [APROBADO
40950307 308 | SUSALUD E.P.S. 9,557,834.00 9,557,834.00 0.00) APROBADO
40949370 308 [ SUSALUD E.P.S. 9,557,834.00 9,557,834.00 0.00 [ APROBADO
40965771 308 | SUSALUD E.P.S. 9,557,834.00 9,557,834.00 0.00)| APROBADO
40965376 308 [ SUSALUD E.P.S. 9,557,834.00 9,557,834.00 0.00 [ APROBADO
40949366 308 | SUSALUD E.P.S. 9,414,974.00 9,414,974.00 0.00)| APROBADO
40949368 308 [ SUSALUD E.P.S. 9,414,974.00 9,414,974.00 0.00 [ APROBADO
40965924 308 [ SUSALUD E.P.S. 9,023,531.00 9,023,531.00 0.00 [APROBADO
40965366 308 | SUSALUD E.P.S. 7,330,676.00 7,330,676.00 0.00) APROBADO
40983616 308 [ SUSALUD E.P.S. 8,777,779.00 8,777,779.00 0.00 [APROBADO
40965363 308 | SUSALUD E.P.S. 10,248,692.00 10,248,692.00 0.00)| APROBADO
40950307 308 [ SUSALUD E.P.S. 9,557,834.00 9,557,834.00 0.00 [APROBADO
40949370 308 | SUSALUD E.P.S. 9,557,834.00 9,557,834.00 0.00) APROBADO
40965771 308 [ SUSALUD E.P.S. 9,557,834.00 9,557,834.00 0.00 [APROBADO
40965376 308 | SUSALUD E.P.S. 9,557,834.00 9,557,834.00 0.00)| APROBADO
40949368 308 | SUSALUD E.P.S. 9,414,974.00 9,414,974.00 0.00 [ APROBADO
40993862 308 | SUSALUD E.P.S. 9,414,974.00 9,414,974.00 0.00)| APROBADO
40965924 308 | SUSALUD E.P.S. 9,023,531.00 9,023,531.00 0.00 [ APROBADO




Es importante aclarar que esta informacidn se reporto a la EPS en forma oportuna.

OMAR MAURICIO MARTINEZ MENDOZA
Direccion de Auditoria Médica
CONSORCIO FIDUFOSYGA
mmartinezme @fidufosyga.com.co

Carrera 7 N° 32-39

Teléfono 6058777 ext. 159

De: Luz Janet Rendon Betancur [mailto:lrendon@sura.com.co]
Enviado el: Viernes, 11 de Marzo de 2011 02:30 p.m.

Para: Mauricio Martinez Mendoza; Lorena Amezquita Becerra
CC: William Augusto Montoya Carvajal

Asunto: Sobre costo en Rituximab_1.xls

Hola Mauricio, Lorena, nos pueden ayudar validando los radicados relacionados en el archivo adjunto por cuanto fueron
pagados en el Fidufosyga; gracias

LUZ JANET RENDON BETANCUR
Directora de Recobros

Gerencia de Operaciones
Teléfono: 4455000 Ext 5077
E-mail : lIrendon@sura.com.co
EPS SURA
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